
OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM AŞKALE Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi HR-2 AYT 38 132 229 8442

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,29 4,61 9,14 3,35 2,98 2,60 2,37 1,45 2,01 3,57 2,11 3,05 3,28 2,60 2,63 2,53 0,82 2,32 3,11 0,69 2,94 2,69 1,00 2,44 0,03 0,02 0,02 31,2216,28 27,15 214,3 194,8 199,0

Okul Ortalaması 5,47 7,08 3,70 4,53 3,18 3,73 1,66 2,00 1,16 3,92 3,29 3,10 2,50 3,11 1,72 1,32 1,16 1,03 1,87 0,74 1,68 3,24 2,05 2,72 0,00 0,00 0,00 24,5122,61 18,84 202,9 140,4 182,6

KATILIMLAR

1 3960 İBRAHİM DEMİP 12A 15 9 12,75 6 4 5,00 3 3 2,25 7 4 6,00 6 5 4,75 4 2 3,50 5 0 5,00 6 0 6,00 52 27 45,25 316,9 365 137,7 5420 240,8 1474

2 3955 OKAN ÇEKİM 12A 11 6 9,50 7 1 6,75 2 3 1,25 6 2 5,50 5 2 4,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 3 2,25 42 19 37,25 280,3 826 226,4 2092

3 3961 HALİME MARAL 12A 11 4 10,00 6 4 5,00 2 2 1,50 8 3 7,25 4 2 3,50 2 4 1,00 5 1 4,75 3 3 2,25 41 23 35,25 272,0 956 221,3 2361

4 3910 İRFAN KIRKPINAR 12A 8 5 6,75 4 6 2,50 3 3 2,25 7 4 6,00 4 7 2,25 4 2 3,50 5 1 4,75 4 2 3,50 39 30 31,50 263,1 1107 195,6 3883

5 1113 ŞAHİN KORKMAZ 12A 6 10 3,50 9 1 8,75 2 3 1,25 4 5 2,75 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 37 28 30,00 250,9 1338 140,6 5156 206,4 3236

6 3902 MANSUR 12A 4 2 3,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 29 5 27,75 248,9 1376 137,1 5495 186,5 4475

7 3957 YUSUF DAŞTAN 12A 12 5 10,75 5 4 4,00 2 4 1,00 3 7 1,25 5 6 3,50 2 3 1,25 5 1 4,75 4 2 3,50 38 32 30,00 246,0 1442 217,4 2579

8 3951 D HAKTAN SAĞIROĞLU 12A 9 8 7,00 6 1 5,75 2 3 1,25 5 4 4,00 4 4 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 4 2 3,50 34 24 28,00 239,3 1582 137,1 5491 209,5 3030

9 3915 M ZEKİ ŞİMSEK 12A 8 7 6,25 8 1 7,75 1 2 0,50 4 4 3,00 4 3 3,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 31 21 25,75 226,4 1865 139,7 5226 214,7 2721

10 3900 EMİN 12B 3 6 1,50 7 1 6,75 2 2 1,50 8 2 7,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 27 14 23,50 224,9 1899 186,6 4467

11 3928 ÖMER AKBAŞ 12A 3 12 0,00 7 3 6,25 4 2 3,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 2 0 2,00 3 3 2,25 29 26 22,50 219,6 2049 186,6 4467

12 3896 SEL M CENGİZ 12B 5 4 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 24 13 20,75 218,0 2090 168,7 5667

13 3908 HABİP ÇİFTÇİ 12B 12 8 10,00 7 3 6,25 4 2 3,50 1 0 1,00 5 1 4,75 29 14 25,50 213,6 2217 237,9 1583

14 3964 HAMZA GÖKTAŞ 12B 9 2 8,50 5 4 4,00 2 2 1,50 5 3 4,25 1 0 1,00 4 1 3,75 26 12 23,00 213,0 2233 208,4 3108

15 674 YUSUF ÖZYURT 12B 3 1 2,75 2 7 0,25 3 2 2,50 7 4 6,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 24 21 18,75 209,2 2323 162,7 6074

16 649 MEHMET AKİF ŞİMŞEK 12B 8 9 5,75 5 5 3,75 4 2 3,50 3 7 1,25 2 8 0,00 4 1 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 31 38 21,50 207,3 2376 203,3 3419

17 3972 SONER BAYRAK 12A 2 6 0,50 7 1 6,75 4 1 3,75 5 4 4,00 3 4 2,00 3 3 2,25 24 19 19,25 199,8 2593 155,8 4049 193,0 4045

18 3940 AHMET YASİR KILIÇ 12A 5 2 4,50 4 3 3,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 7 19,25 198,7 2637 137,7 5420 197,2 3780

19 3958 MAHMUT ETA 12A 5 10 2,50 8 2 7,50 1 2 0,50 1 8 -1,00 4 3 3,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 26 31 18,25 195,6 2732 190,5 4212

20 99 HARUN HAN 12B 3 9 0,75 3 7 1,25 4 0 4,00 2 4 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 5 1 4,75 21 22 15,50 191,0 2909 167,4 5746

21 56 İBRAHİM ÇEVİK 12B 4 10 1,50 3 4 2,00 1 1 0,75 4 4 3,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 21 25 14,75 190,8 2912 158,4 6360

22 110 RECEP YEŞİL 12A 7 13 3,75 8 2 7,50 2 2 1,50 3 6 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 3 2,25 26 31 18,25 190,7 2919 138,7 5332 204,7 3332

23 661 AHMET YALVAÇ 12B 3 15 -0,75 7 1 6,75 0 5 -1,25 3 5 1,75 3 7 1,25 2 3 1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 25 41 14,75 189,7 2949 160,4 6239

24 20 VEYSEL GÜRBÜZ 12B 7 5 5,75 2 7 0,25 2 3 1,25 4 4 3,00 3 4 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 22 25 15,75 189,6 2955 173,8 5326

25 0 İSMAİL GÜNEŞ 12A 0 3 -0,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 6 2 5,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 18 16 14,00 186,9 3047 139,7 5226 162,1 6124

26 3909 CENGİZHAN YILDIZ 12A 7 5 5,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 6 2,50 3 7 1,25 2 4 1,00 3 3 2,25 22 30 14,50 182,4 3202 171,4 5492

27 3962 AYDIN GÜNEŞ 12A 2 5 0,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 2 0 2,00 2 4 1,00 16 13 12,75 178,7 3352 143,9 4861 170,2 5573

28 3954 ENBİYA ÇİÇEK 12B 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 5 3,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 16 19 11,25 178,4 3360 144,3 7322

29 3939 EREN DAĞDELEN 12B 0 4 -1,00 5 3 4,25 1 5 -0,25 9 2 8,50 2 9 -0,25 1 4 0,00 18 27 11,25 175,2 3469 150,9 6900
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM AŞKALE Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi HR-2 AYT 38 132 229 8442

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,29 4,61 9,14 3,35 2,98 2,60 2,37 1,45 2,01 3,57 2,11 3,05 3,28 2,60 2,63 2,53 0,82 2,32 3,11 0,69 2,94 2,69 1,00 2,44 0,03 0,02 0,02 31,2216,28 27,15 214,3 194,8 199,0

Okul Ortalaması 5,47 7,08 3,70 4,53 3,18 3,73 1,66 2,00 1,16 3,92 3,29 3,10 2,50 3,11 1,72 1,32 1,16 1,03 1,87 0,74 1,68 3,24 2,05 2,72 0,00 0,00 0,00 24,5122,61 18,84 202,9 140,4 182,6

KATILIMLAR

30 1116 TALİP MARAN 12B 4 9 1,75 3 7 1,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 1 4,75 16 24 10,00 170,2 3652 147,6 7106

31 0 RESUL ARAZ 12B 2 19 -2,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 1 4,75 16 33 7,75 166,6 3767

32 515 HAKAN YILDIRIM 12A 6 10 3,50 4 3 3,25 2 3 1,25 2 1 1,75 14 17 9,75 166,2 3778 151,4 6869

33 678 EMİN ZEYREK 12B 9 4 8,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 0 4,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 5 -0,25 17 26 10,50 163,0 3889 171,2 5507

34 70 EYÜP DOĞAN 12B 3 13 -0,25 3 6 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 14 24 8,00 162,4 3909 137,1 5491 142,8 7392

35 39 BURAK ŞİŞMAN 12B 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 4 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 10 11 7,25 158,5 4045 141,7 7450

36 663 AHMET ARSLAN 12B 3 4 2,00 5 2 4,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 4 1,00 13 15 9,25 157,0 4095 168,4 5680

37 710 MUHAMMET AKBABA 12B 4 13 0,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 13 31 5,25 142,0 4556 140,2 5186 160,1 6261

38 667 HA ATİ HAMZA ŞENSES 12 4 9 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 9 25 2,75 128,8 4842 155,8 6520

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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12 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM AŞKALE Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi HR-2 AYT 38 132 229 8442

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,29 4,61 9,14 3,35 2,98 2,60 2,37 1,45 2,01 3,57 2,11 3,05 3,28 2,60 2,63 2,53 0,82 2,32 3,11 0,69 2,94 2,69 1,00 2,44 0,03 0,02 0,02 31,2216,28 27,15 214,3 194,8 199,0

Okul Ortalaması 5,47 7,08 3,70 4,53 3,18 3,73 1,66 2,00 1,16 3,92 3,29 3,10 2,50 3,11 1,72 1,32 1,16 1,03 1,87 0,74 1,68 3,24 2,05 2,72 0,00 0,00 0,00 24,5122,61 18,84 202,9 140,4 182,6

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 667 HA ATİ HAMZA ŞENSES 12 4 9 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 9 25 2,75 128,8 4842 155,8 6520

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM AŞKALE Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi HR-2 AYT 38 132 229 8442

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,29 4,61 9,14 3,35 2,98 2,60 2,37 1,45 2,01 3,57 2,11 3,05 3,28 2,60 2,63 2,53 0,82 2,32 3,11 0,69 2,94 2,69 1,00 2,44 0,03 0,02 0,02 31,2216,28 27,15 214,3 194,8 199,0

Okul Ortalaması 5,47 7,08 3,70 4,53 3,18 3,73 1,66 2,00 1,16 3,92 3,29 3,10 2,50 3,11 1,72 1,32 1,16 1,03 1,87 0,74 1,68 3,24 2,05 2,72 0,00 0,00 0,00 24,5122,61 18,84 202,9 140,4 182,6

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 3960 İBRAHİM DEMİP 12A 15 9 12,75 6 4 5,00 3 3 2,25 7 4 6,00 6 5 4,75 4 2 3,50 5 0 5,00 6 0 6,00 52 27 45,25 316,9 365 137,7 5420 240,8 1474

2 3955 OKAN ÇEKİM 12A 11 6 9,50 7 1 6,75 2 3 1,25 6 2 5,50 5 2 4,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 3 2,25 42 19 37,25 280,3 826 226,4 2092

3 3961 HALİME MARAL 12A 11 4 10,00 6 4 5,00 2 2 1,50 8 3 7,25 4 2 3,50 2 4 1,00 5 1 4,75 3 3 2,25 41 23 35,25 272,0 956 221,3 2361

4 3910 İRFAN KIRKPINAR 12A 8 5 6,75 4 6 2,50 3 3 2,25 7 4 6,00 4 7 2,25 4 2 3,50 5 1 4,75 4 2 3,50 39 30 31,50 263,1 1107 195,6 3883

5 1113 ŞAHİN KORKMAZ 12A 6 10 3,50 9 1 8,75 2 3 1,25 4 5 2,75 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 37 28 30,00 250,9 1338 140,6 5156 206,4 3236

6 3902 MANSUR 12A 4 2 3,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 29 5 27,75 248,9 1376 137,1 5495 186,5 4475

7 3957 YUSUF DAŞTAN 12A 12 5 10,75 5 4 4,00 2 4 1,00 3 7 1,25 5 6 3,50 2 3 1,25 5 1 4,75 4 2 3,50 38 32 30,00 246,0 1442 217,4 2579

8 3951 D HAKTAN SAĞIROĞLU 12A 9 8 7,00 6 1 5,75 2 3 1,25 5 4 4,00 4 4 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 4 2 3,50 34 24 28,00 239,3 1582 137,1 5491 209,5 3030

9 3915 M ZEKİ ŞİMSEK 12A 8 7 6,25 8 1 7,75 1 2 0,50 4 4 3,00 4 3 3,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 31 21 25,75 226,4 1865 139,7 5226 214,7 2721

10 3928 ÖMER AKBAŞ 12A 3 12 0,00 7 3 6,25 4 2 3,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 2 0 2,00 3 3 2,25 29 26 22,50 219,6 2049 186,6 4467

11 3972 SONER BAYRAK 12A 2 6 0,50 7 1 6,75 4 1 3,75 5 4 4,00 3 4 2,00 3 3 2,25 24 19 19,25 199,8 2593 155,8 4049 193,0 4045

12 3940 AHMET YASİR KILIÇ 12A 5 2 4,50 4 3 3,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 7 19,25 198,7 2637 137,7 5420 197,2 3780

13 3958 MAHMUT ETA 12A 5 10 2,50 8 2 7,50 1 2 0,50 1 8 -1,00 4 3 3,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 26 31 18,25 195,6 2732 190,5 4212

14 110 RECEP YEŞİL 12A 7 13 3,75 8 2 7,50 2 2 1,50 3 6 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 3 2,25 26 31 18,25 190,7 2919 138,7 5332 204,7 3332

15 0 İSMAİL GÜNEŞ 12A 0 3 -0,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 6 2 5,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 18 16 14,00 186,9 3047 139,7 5226 162,1 6124

16 3909 CENGİZHAN YILDIZ 12A 7 5 5,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 6 2,50 3 7 1,25 2 4 1,00 3 3 2,25 22 30 14,50 182,4 3202 171,4 5492

17 3962 AYDIN GÜNEŞ 12A 2 5 0,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 2 0 2,00 2 4 1,00 16 13 12,75 178,7 3352 143,9 4861 170,2 5573

18 515 HAKAN YILDIRIM 12A 6 10 3,50 4 3 3,25 2 3 1,25 2 1 1,75 14 17 9,75 166,2 3778 151,4 6869

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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12B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM AŞKALE Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi HR-2 AYT 38 132 229 8442

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,29 4,61 9,14 3,35 2,98 2,60 2,37 1,45 2,01 3,57 2,11 3,05 3,28 2,60 2,63 2,53 0,82 2,32 3,11 0,69 2,94 2,69 1,00 2,44 0,03 0,02 0,02 31,2216,28 27,15 214,3 194,8 199,0

Okul Ortalaması 5,47 7,08 3,70 4,53 3,18 3,73 1,66 2,00 1,16 3,92 3,29 3,10 2,50 3,11 1,72 1,32 1,16 1,03 1,87 0,74 1,68 3,24 2,05 2,72 0,00 0,00 0,00 24,5122,61 18,84 202,9 140,4 182,6

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 3900 EMİN 12B 3 6 1,50 7 1 6,75 2 2 1,50 8 2 7,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 27 14 23,50 224,9 1899 186,6 4467

2 3896 SEL M CENGİZ 12B 5 4 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 24 13 20,75 218,0 2090 168,7 5667

3 3908 HABİP ÇİFTÇİ 12B 12 8 10,00 7 3 6,25 4 2 3,50 1 0 1,00 5 1 4,75 29 14 25,50 213,6 2217 237,9 1583

4 3964 HAMZA GÖKTAŞ 12B 9 2 8,50 5 4 4,00 2 2 1,50 5 3 4,25 1 0 1,00 4 1 3,75 26 12 23,00 213,0 2233 208,4 3108

5 674 YUSUF ÖZYURT 12B 3 1 2,75 2 7 0,25 3 2 2,50 7 4 6,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 24 21 18,75 209,2 2323 162,7 6074

6 649 MEHMET AKİF ŞİMŞEK 12B 8 9 5,75 5 5 3,75 4 2 3,50 3 7 1,25 2 8 0,00 4 1 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 31 38 21,50 207,3 2376 203,3 3419

7 99 HARUN HAN 12B 3 9 0,75 3 7 1,25 4 0 4,00 2 4 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 5 1 4,75 21 22 15,50 191,0 2909 167,4 5746

8 56 İBRAHİM ÇEVİK 12B 4 10 1,50 3 4 2,00 1 1 0,75 4 4 3,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 21 25 14,75 190,8 2912 158,4 6360

9 661 AHMET YALVAÇ 12B 3 15 -0,75 7 1 6,75 0 5 -1,25 3 5 1,75 3 7 1,25 2 3 1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 25 41 14,75 189,7 2949 160,4 6239

10 20 VEYSEL GÜRBÜZ 12B 7 5 5,75 2 7 0,25 2 3 1,25 4 4 3,00 3 4 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 22 25 15,75 189,6 2955 173,8 5326

11 3954 ENBİYA ÇİÇEK 12B 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 5 3,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 16 19 11,25 178,4 3360 144,3 7322

12 3939 EREN DAĞDELEN 12B 0 4 -1,00 5 3 4,25 1 5 -0,25 9 2 8,50 2 9 -0,25 1 4 0,00 18 27 11,25 175,2 3469 150,9 6900

13 1116 TALİP MARAN 12B 4 9 1,75 3 7 1,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 1 4,75 16 24 10,00 170,2 3652 147,6 7106

14 0 RESUL ARAZ 12B 2 19 -2,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 1 4,75 16 33 7,75 166,6 3767

15 678 EMİN ZEYREK 12B 9 4 8,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 0 4,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 5 -0,25 17 26 10,50 163,0 3889 171,2 5507

16 70 EYÜP DOĞAN 12B 3 13 -0,25 3 6 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 14 24 8,00 162,4 3909 137,1 5491 142,8 7392

17 39 BURAK ŞİŞMAN 12B 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 4 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 10 11 7,25 158,5 4045 141,7 7450

18 663 AHMET ARSLAN 12B 3 4 2,00 5 2 4,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 4 1,00 13 15 9,25 157,0 4095 168,4 5680

19 710 MUHAMMET AKBABA 12B 4 13 0,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 13 31 5,25 142,0 4556 140,2 5186 160,1 6261
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SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HA ATİ HAMZA ŞENSES 667 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
128,806 214,290 1 38 118 203 4842

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
155,846 199,000 1 31 106 185 6520

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 1 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 4 9 1,75 7 1,75 3,70 9,14

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,25 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,75 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 13 3,75 9 3,75 8,59 13,75

Tarih-2 11 0 6 -1,50 -14 -1,50 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 -0,25 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 1,00 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 2 12 -1,00 -3 -1,00 10,26 13,41

Toplam: 280 57 52 43,89 16 43,89 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 CEdb  d b  aC d B  a e a BeEa   a   De  

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2  e  eaad b         a            a dDedEe      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 13 18

Edebiyat 24 4 9 17

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Tarih-1 10 2 3 20

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 2 12 4

Tarih-2 11 0 6 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YASİR KILIÇ 3940 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,701 214,290 12 18 82 133 2637

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
137,662 194,820 7 8 28 63 5420

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
197,193 199,000 9 12 59 108 3780

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 5 2 4,50 19 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 6 11,50 29 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 8 1 7,75 19 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 0,71 0,45 8,47

Toplam: 280 70 35 61,14 22 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 DECccC   E                Dbba BBBDC AeE

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 CD  a   CE                        AEC D       

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik   C          e                          

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 6 33

Edebiyat 24 5 2 21

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 8 1 17

Tarih-2 11 4 1 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
1 0 0 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYDIN GÜNEŞ 3962 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,681 214,290 17 27 96 160 3352

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
143,872 194,820 2 2 19 50 4861

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
170,208 199,000 16 22 88 157 5573

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 2 5 0,75 3 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 8 5,00 13 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 9 5 7,75 19 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 0,71 0,45 8,47

Toplam: 280 68 41 57,64 21 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 b     d AA   c        da cDEbD  BB  b   

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2   D ABCa  EA E                    eDbbEd      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Matematik  A   ED    B d                          

Cevap Anahtarı B CABCBEDACDABDAECCAACCDCBEDBEEADADCABBBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 8 18

Edebiyat 24 2 5 8

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 1 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Tarih-1 10 5 2 50

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 9 5 20

Tarih-2 11 5 1 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 2 0 18

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 4 1 10

Matematik-2 40 4 1 10

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN YILDIZ 3909 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,436 214,290 16 26 93 154 3202

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
171,373 199,000 15 20 85 154 5492

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 7 5 5,75 24 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 10 7,50 19 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 3 7 1,25 11 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 12 20 7,00 18 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 0 7 -1,75 -4 0,71 0,45 8,47

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,44 0,15 1,30

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,12 -0,05 2,06

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,38 0,40 4,50

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 0,94 0,50 7,86

Toplam: 280 71 69 53,64 19 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 bEEeCdEbA       B  c   C  eEC e d  cD  e

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 becBbBd cCEbeE caeaBbB      ecEeBcdDbcEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Matematik abcbedb                                 

Cevap Anahtarı B CABCBEDACDABDAECCAACCDCBEDBEEADADCABBBBC

Fen Bilimleri bcadeC                                  

Cevap Anahtarı B DDCBCCAEEBCDACBBABBEEECCACBEDBDBEADCCAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 10 25

Edebiyat 24 7 5 29

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 3 20

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 2 17

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 12 20 26

Tarih-2 11 4 6 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 3 7 27

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 4 33

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 0 7 0

Matematik-2 40 0 7 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 2 0
Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
D HAKTAN SAĞIROĞLU 3951 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,276 214,290 8 8 58 89 1582

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
137,144 194,820 9 10 30 65 5491

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
209,488 199,000 6 7 49 93 3030

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 9 8 7,00 29 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 17 12 14,00 35 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 0,71 0,45 8,47

Toplam: 280 83 53 69,64 25 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 eEaEECd  aC  ccb aA E DBe D  DABBBaC Acb

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 d BD dbBCaCB aCb E Acc cCaEDA     cECBDb      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik daC                                     

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 43

Edebiyat 24 9 8 38

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 3 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 17 12 37

Tarih-2 11 5 4 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 4 4 36

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 3 2 50

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
1 0 0 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN YILDIRIM 515 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,171 214,290 18 32 106 177 3778

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
151,383 199,000 18 32 110 191 6869

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 6 10 3,50 15 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 10 3,50 9 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 2 1 1,75 29 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 8 7 6,25 16 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 1 10 -1,50 -4 0,71 0,45 8,47

Toplam: 280 63 54 49,39 18 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 Cbd bEcaebecd ADBB                      

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 dD BdB  bC b  b  aC A BCc                     

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Matematik dAcad  bdabec                           

Cevap Anahtarı B CABCBEDACDABDAECCAACCDCBEDBEEADADCABBBBC
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 10 15

Edebiyat 24 6 10 25

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 8 7 17

Tarih-2 11 4 3 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 3 18

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 1 33

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 1 10 3

Matematik-2 40 1 10 3

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME MARAL 3961 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
271,961 214,290 3 3 34 50 956

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
221,253 199,000 3 4 37 75 2361

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 11 4 10,00 42 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 16,50 41 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 2 4 1,00 17 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 22 13 18,75 47 12,85 10,26 13,41

Toplam: 280 89 50 76,39 27 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 bEEDCEECA  dC  a Bd    CBaeECDaABd cD Ee

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 CDDBAcCCbeEe EcB C B  eCcAcdDEEeBDcDbbEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 48

Edebiyat 24 11 4 46

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 2 33

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 22 13 48

Tarih-2 11 8 3 73

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 4 2 36

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 4 33

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 5 1 83

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM DEMİP 3960 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
316,931 214,290 1 1 10 19 365

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
137,662 194,820 7 8 28 63 5420

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
240,798 199,000 1 1 21 44 1474

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 15 9 12,75 53 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 16 20,00 50 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 28 11 25,25 63 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 2 5 0,75 2 0,71 0,45 8,47

Toplam: 280 102 59 87,14 31 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 CcEDCEECAbbECebDdaBbAbECBBDaaDacBBddDCEe

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 CDaBAdbCDeEbCEaBabaBABBCcABdDEE BDBDAAEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Matematik d  Cc      a  a e               D       

Cevap Anahtarı B CABCBEDACDABDAECCAACCDCBEDBEEADADCABBBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 16 60

Edebiyat 24 15 9 63

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 1 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 28 11 61

Tarih-2 11 7 4 64

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 5 55

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 2 67

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 5 0 83

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 2 5 5

Matematik-2 40 2 5 5

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN KIRKPINAR 3910 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
263,136 214,290 4 4 40 58 1107

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
195,603 199,000 10 13 62 114 3883

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 8 5 6,75 28 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 11,50 29 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 24 16 20,00 50 12,85 10,26 13,41

Toplam: 280 87 57 72,64 26 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 CEEDCEaeb  E      Bc   bBaDEbbeAcaEAcdEe

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 CDbBAcCCbCdbCEcBeeddAcBCcABeDEECdDcDAcEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 38

Edebiyat 24 8 5 33

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 24 16 52

Tarih-2 11 7 4 64

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 7 36

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 2 67

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 5 1 83

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL GÜNEŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,891 214,290 15 25 92 150 3047

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
139,732 194,820 4 5 23 56 5226

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
162,121 199,000 17 27 97 171 6124

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 0 3 -0,75 -3 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 7 4,25 11 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 12 9 9,75 24 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 0,71 0,45 8,47

Toplam: 280 68 44 56,89 20 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1          d         a d  ceDbED BBBb     

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 CD eaA BCE   aCA E e      E  c    bEdeDb      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik           D   B d                       

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 7 15

Edebiyat 24 0 3 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 6 3 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 12 9 26

Tarih-2 11 6 2 55

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 2 27

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 0 17

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
1 0 1 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M ZEKİ ŞİMSEK 3915 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,351 214,290 9 9 63 98 1865

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
139,732 194,820 4 5 23 56 5226

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
214,703 199,000 5 6 44 85 2721

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 8 7 6,25 26 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 10 14,50 36 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 3 1 2,75 46 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 14 11 11,25 28 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 0,71 0,45 8,47

Toplam: 280 81 49 68,64 25 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 eECEEC  ba  accE aAC    e DCEDABBB   Acb

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 d BD dbB aCB aCb EbA   cCB DAe    c  BDb      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik B                                  cA   

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 10 43

Edebiyat 24 8 7 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 8 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 1 2 17

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 14 11 30

Tarih-2 11 4 4 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 4 3 36

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 1 50

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
1 0 1 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT ETA 3958 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,621 214,290 13 19 84 135 2732

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
190,473 199,000 12 15 66 120 4212

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 5 10 2,50 10 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 14 10,50 26 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 1 3 0,25 4 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 12 17 7,75 19 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 1 4 0,00 0 0,71 0,45 8,47

Toplam: 280 75 62 59,39 21 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 ccdEbd Ccd cdd E   C   BaBDbEDABBBb  Ae 

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 bbBabd ae ed  Ce EDc Bda  EeAB  bcbEC DA      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik    b   D ce       b                     

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 14 35

Edebiyat 24 5 10 21

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 8 2 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 1 2 17

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 12 17 26

Tarih-2 11 1 8 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 3 36

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 3 17

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 2 33

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
1 1 0 100

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 1 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 4 3

Matematik-2 40 1 4 3

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 2 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MANSUR 3902 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
248,861 214,290 6 6 51 77 1376

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
137,112 194,820 10 12 32 67 5495

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
186,488 199,000 14 18 70 129 4475

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 4 2 3,50 15 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 4 9,00 23 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 19 1 18,75 47 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 0,71 0,45 8,47

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,44 0,15 1,30

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,12 -0,05 2,06

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,38 0,40 4,50

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 0,94 0,50 7,86

Toplam: 280 79 35 70,14 25 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 eECE C    a              BeCE A    C  eE

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2   BDCA      B  A Eb  B   BEDAB E  AEC DA      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik   C       b   B                         

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Fen Bilimleri  a       d                              

Cevap Anahtarı A CBDDACCEECDBCAABBBEBAECCEBCDEBEDBCAEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 4 25

Edebiyat 24 4 2 17

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 1 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 19 1 41

Tarih-2 11 4 0 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 1 36

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 0 50

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 3 0 50

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
1 1 0 100

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN ÇEKİM 3955 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
280,301 214,290 2 2 28 42 826

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
226,383 199,000 2 3 34 66 2092

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 22 9 19,75 49 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 1 4 0,00 0 0,71 0,45 8,47

Toplam: 280 91 50 78,39 28 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 CEEDCc dA ddC  DBdB A  aBa E DBABBa DeaD

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 CD B c CbCEb E B bCB BeCD BeDE CBDcDbcEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Matematik a  dB  c  b                             

Cevap Anahtarı B CABCBEDACDABDAECCAACCDCBEDBEEADADCABBBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 50

Edebiyat 24 11 6 46

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Tarih-1 10 7 1 70

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 3 33

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 22 9 48

Tarih-2 11 6 2 55

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 2 45

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 5 0 83

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 1 4 3

Matematik-2 40 1 4 3

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AKBAŞ 3928 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,611 214,290 10 11 71 110 2049

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
186,626 199,000 13 16 68 127 4467

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 3 12 0,00 0 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 17 9,75 24 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 15 9 12,75 32 12,85 10,26 13,41

Toplam: 280 77 53 63,64 23 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 c bcaC bba   d aed CE b BeDaEDABeBDeEAeE

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 CaBeCA BeE         b  dcCBEDA C   bECdbA      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 17 35

Edebiyat 24 3 12 13

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 3 70

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 15 9 33

Tarih-2 11 6 3 55

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 1 0

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 2 67

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 0 33

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
1 0 0 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP YEŞİL 110 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,716 214,290 14 22 87 141 2919

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
138,697 194,820 6 7 27 62 5332

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
204,666 199,000 8 10 54 100 3332

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 7 13 3,75 16 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 17 12,75 32 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 1 2 0,50 8 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 9 14 5,50 14 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 0,71 0,45 8,47

Toplam: 280 76 61 60,64 22 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 DECEcCddc ecdd a Ccaaa BcBDbEDABBBDe  cE

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 bc DCc cacC Bbd C    dAa  d       bECdDb      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik Ba     D      a                        e

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 17 43

Edebiyat 24 7 13 29

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 8 2 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 2 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 9 14 20

Tarih-2 11 3 6 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 2 3 18

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 2 17

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
1 0 0 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 2 3 5

Matematik-2 40 2 3 5

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN KORKMAZ 1113 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
250,886 214,290 5 5 48 72 1338

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
140,557 194,820 3 3 21 54 5156

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
206,393 199,000 7 9 52 97 3236

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 6 10 3,50 15 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 14 13,50 34 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 20 14 16,50 41 12,85 10,26 13,41

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 0,71 0,45 8,47

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,44 0,15 1,30

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,12 -0,05 2,06

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,38 0,40 4,50

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,94 0,50 7,86

Toplam: 280 87 59 72,14 26 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 eEbcECd baC  ccb a C   BeBDCEDABBBaC Acb

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 d BD dbBCaeB aCb EbAdd cCBEDAeCED cECBDb      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik Bb  b c                                 

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Fen Bilimleri         b                     E         

Cevap Anahtarı A CBDDACCEECDBCAABBBEBAECCEBCDEBEDBCAEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 14 43

Edebiyat 24 6 10 25

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 3 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 20 14 43

Tarih-2 11 4 5 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 5 36

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 1 67

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 4 1 67

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
1 0 1 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-2 40 1 3 3

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SONER BAYRAK 3972 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,791 214,290 11 17 81 131 2593

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
155,759 194,820 1 1 10 34 4049

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
193,038 199,000 11 14 65 118 4045

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 2 6 0,50 2 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 11,00 28 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 11 11 8,25 21 12,85 10,26 13,41

Fizik 14 5 9 2,75 20 0,44 0,15 1,30

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,12 -0,05 2,06

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 0,38 0,40 4,50

Fen Bilimleri 40 11 29 3,75 9 0,94 0,50 7,86

Toplam: 280 83 75 64,14 23 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 abbccC  cE                DbEDABBBaC ADE

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 CbBDCe Bb e ab e ED dB            AEdaDb      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Fen Bilimleri acDacCebEbDBacecacEBdbdeaBdbcebaBCdceAbd

Cevap Anahtarı A CBDDACCEECDBCAABBBEBAECCEBCDEBEDBCAEAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 33

Edebiyat 24 2 6 8

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 1 70

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 11 24

Tarih-2 11 5 4 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 4 27

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
1 0 0 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 11 29 28

Fizik 14 5 9 36

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DAŞTAN 3957 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
245,981 214,290 7 7 55 81 1442

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
217,406 199,000 4 5 41 81 2579

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 18 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 12 5 10,75 45 5,03 3,70 9,14

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,08 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,44 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 13 15,75 39 11,56 8,59 13,75

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 3,85 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 2,47 1,72 2,63

Felsefe 6 2 3 1,25 21 1,71 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 2,06 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,76 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 19 19 14,25 36 12,85 10,26 13,41

Toplam: 280 86 59 71,14 25 66,27 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 bEEDCcE b adCDA B  EA  CdaDEbD cBBacaeED

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 eDDdbcCaee ddcDBcbCBcBcCc aADEEbBDdDbAEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 13 48

Edebiyat 24 12 5 50

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 1 0 100
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 4 50

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 4 33

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 19 19 41

Tarih-2 11 3 7 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 5 6 45

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 2 3 33

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 5 1 83

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARSLAN 663 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,001 214,290 18 36 112 188 4095

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
168,363 199,000 8 24 92 162 5680

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 3 4 2,00 8 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 6 6,50 16 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 5 9 2,75 7 8,39 10,26 13,41

Matematik-2 40 0 3 -0,75 -2 -0,04 0,45 8,47

Toplam: 280 61 45 49,64 18 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1  b   bb  E   Bb    C      DbcD BBB      

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2   dDd      dd    E  dB            bEddDb      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik          c   e  b                       

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 6 20

Edebiyat 24 3 4 13

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 1 0 100
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 2 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 5 9 11

Tarih-2 11 1 2 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 3 18

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
1 0 0 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 0 3 0

Matematik-2 40 0 3 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YALVAÇ 661 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,746 214,290 9 23 89 145 2949

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
160,446 199,000 11 28 100 176 6239

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 3 15 -0,75 -3 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 21 4,75 12 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 3 7 1,25 11 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 15 20 10,00 25 8,39 10,26 13,41

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 -0,04 0,45 8,47

Toplam: 280 73 69 55,64 20 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1  cCEd da dbb*cc becbaE    DbEDABBBc debd

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 acB Cc ce C BaCdaEbededaC EcbcCaDBbECBDb      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik  a                                      

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 21 25

Edebiyat 24 3 15 13

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 1 70

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 0 5 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 15 20 33

Tarih-2 11 3 5 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 3 7 27

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 2 3 33

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 3 50

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
1 0 1 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ŞİŞMAN 39 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,471 214,290 17 35 110 186 4045

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
141,738 199,000 18 37 120 207 7450

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 1 1 0,75 3 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 4 1,00 3 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 8 7 6,25 16 8,39 10,26 13,41

Toplam: 280 58 38 48,39 17 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1   E  c                    e   B     c  e

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2  b        bA Eb aC c e       E     DbAEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 4 5

Edebiyat 24 1 1 4

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 1 10

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 2 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 8 7 17

Tarih-2 11 0 2 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 4 27

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN 3900 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,871 214,290 1 10 67 102 1899

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
186,626 199,000 4 16 68 127 4467

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 3 6 1,50 6 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 9 9,75 24 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 15 5 13,75 34 8,39 10,26 13,41

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -1,00 0,15 1,30

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 -0,75 -0,05 2,06

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 0,50 0,40 4,50

Fen Bilimleri 40 7 33 -1,25 -3 -1,25 0,50 7,86

Toplam: 280 82 74 63,39 23 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 ddEca d c          E   C  DEbDBABB Aa E*

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 CDDBeBCCDe e E     B d       E C   D AEd      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Fen Bilimleri cbecaCbbcaeDeacBdaacdbeCcbecbaadbecbCAdA

Cevap Anahtarı B DDCBCCAEEBCDACBBABBEEECCACBEDBDBEADCCAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 9 30

Edebiyat 24 3 6 13

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 1 70

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 2 33

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 15 5 33

Tarih-2 11 8 2 73

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 2 18

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 0 33

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 33 18

Fizik 14 2 12 14

Enerji ve Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN ZEYREK 678 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,031 214,290 15 33 107 180 3889

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
171,236 199,000 6 21 87 156 5507

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 9 4 8,00 33 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 13 6,75 17 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 7 13 3,75 9 8,39 10,26 13,41

Toplam: 280 65 53 51,64 18 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1  aCEE bdAE   B EA  Cd   c abEa    bb ebd

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 CD   A   E aBdCe    ca  b ca      badeDb      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 13 25

Edebiyat 24 9 4 38

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 1 0 100
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 4 10

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 5 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 7 13 15

Tarih-2 11 4 0 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 5 18

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 3 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
1 0 0 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENBİYA ÇİÇEK 3954 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,421 214,290 11 28 97 161 3360

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
144,303 199,000 16 35 117 202 7322

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 0 2 -0,50 -2 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 6 1,50 4 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 13 13 9,75 24 8,39 10,26 13,41

Toplam: 280 64 46 52,39 19 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 b     c                 cc    d  B Ab  D

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 Ce BeBCdeCcb E d eCBeB     d E Cd  cb EC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 6 8

Edebiyat 24 0 2 0

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 3 10

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 13 28

Tarih-2 11 5 5 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 4 36

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 1 0

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DAĞDELEN 3939 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,151 214,290 12 29 98 162 3469

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
150,938 199,000 14 33 111 192 6900

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 0 4 -1,00 -4 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 12 3,00 8 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 2 9 -0,25 -2 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 12 15 8,25 21 8,39 10,26 13,41

Matematik-2 40 1 6 -0,50 -1 -0,04 0,45 8,47

Toplam: 280 67 60 51,89 19 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1  b         b c        c   edEDABBdcCbcea

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 CDBDCADaCbCdabaceEbbeB            bEe cb      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik  d Ac e ad b                            

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 12 15

Edebiyat 24 0 4 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 3 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 5 17

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 12 15 26

Tarih-2 11 9 2 82

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 2 9 18

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
1 0 0 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 17

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 1 6 3

Matematik-2 40 1 6 3

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP DOĞAN 70 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,416 214,290 16 34 108 181 3909

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
137,144 194,820 2 10 30 65 5491

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
142,798 199,000 17 36 119 205 7392

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 3 13 -0,25 -1 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 20 1,00 3 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 8 4 7,00 18 8,39 10,26 13,41

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 -0,04 0,45 8,47

Toplam: 280 63 53 49,64 18 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 dcEaCaa ce b c     cebEaBBDcace ed     e

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2       C    A                 EE aadDbAEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Matematik     B  d a                              

Cevap Anahtarı B CABCBEDACDABDAECCAACCDCBEDBEEADADCABBBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 20 15

Edebiyat 24 3 13 13

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 1 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 6 30

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 8 4 17

Tarih-2 11 1 0 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 0 9

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 2 33

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HABİP ÇİFTÇİ 3908 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,591 214,290 3 13 73 117 2217

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
237,926 199,000 1 2 22 46 1583

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 12 8 10,00 42 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 6 1 5,75 14 8,39 10,26 13,41

Toplam: 280 77 41 66,64 24 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 eEbbcCA Ab DeBDE CACadD eaDbEDABBBcCEADa

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2     C                             AEbBDA      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 58

Edebiyat 24 12 8 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 1 0 100
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 1 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 3 70

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 6 1 13

Tarih-2 11 1 0 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
1 0 0 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA GÖKTAŞ 3964 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,976 214,290 4 14 74 118 2233

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
208,428 199,000 2 8 50 94 3108

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 9 2 8,50 35 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 8 14,00 35 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 10 4 9,00 23 8,39 10,26 13,41

Toplam: 280 74 39 64,14 23 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 DECEECAddEC             BeebEDAB eaC c E

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2   BD AeaeECB                      cEC DA      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 8 40

Edebiyat 24 9 2 38

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 4 50

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 2 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 10 4 22

Tarih-2 11 5 3 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 1 0 9

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
1 0 0 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN HAN 99 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,966 214,290 7 20 85 138 2909

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
167,388 199,000 9 25 93 164 5746

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 3 9 0,75 3 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 16 6,00 15 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 11 6 9,50 24 8,39 10,26 13,41

Toplam: 280 69 49 56,64 20 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 acEDacc c  E   b  e    aceeEdcedBB A CED

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 bc  d  C Cab E B   B          E   aDAAEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 16 25

Edebiyat 24 3 9 13

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 7 30

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 0 67

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 6 24

Tarih-2 11 2 4 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 1 27

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ÇEVİK 56 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,836 214,290 8 21 86 140 2912

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
158,411 199,000 13 30 102 179 6360

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 4 10 1,50 6 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 15 4,25 11 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 13 10 10,50 26 8,39 10,26 13,41

Toplam: 280 69 52 55,89 20 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 e aEdCe ba     Ebb Cd b   DbEce cB e   E

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 bbBDaA  a CB   AeE  ed    cb BbE BAE  D       

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 15 20

Edebiyat 24 4 10 17

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 4 30

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 1 1 17

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 10 28

Tarih-2 11 4 4 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 3 3 27

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 2 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
1 1 0 100

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKİF ŞİMŞEK 649 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,266 214,290 6 16 78 125 2376

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
203,298 199,000 3 11 55 101 3419

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 8 9 5,75 24 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 16 13,00 33 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 2 8 0,00 0 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 14 22 8,50 21 8,39 10,26 13,41

Toplam: 280 79 65 62,64 22 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 CcEeCEEacA Ed  a  Bd  dbBaDEbccAeBaADCEe

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 dDbdcBaabC ceEaa aeceBBCa BADEcbcD ebbEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 16 43

Edebiyat 24 8 9 33

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Tarih-1 10 5 5 50

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 14 22 30

Tarih-2 11 3 7 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 8 18

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 3 3 50

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKBABA 710 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,956 214,290 19 37 116 199 4556

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

SAY
140,249 194,820 1 4 22 55 5186

Puanı Hesaplanan: 12 50 109 6337

EA
160,086 199,000 12 29 101 177 6261

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 4 13 0,75 3 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 17 3,75 9 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 1 6 -0,50 -5 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 5 14 1,50 4 8,39 10,26 13,41

Matematik-2 40 4 8 2,00 5 -0,04 0,45 8,47

Toplam: 280 65 66 48,39 17 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 cbacEdeacE  dde e  CE b   DCEce Bd d    

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 bc  dA  a e cbe eE  ae            AEedDb      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Matematik dCdAe c b edAC b                        

Cevap Anahtarı A BCCADEADCBDEACBAAACDBCECCBDEEAADCDBBABCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 17 20

Edebiyat 24 4 13 17

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 5 14 11

Tarih-2 11 1 5 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 1 6 9

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
1 0 0 0

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Matematik 40 4 8 10

Matematik-2 40 4 8 10

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL ARAZ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,551 214,290 14 31 105 176 3767

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 2 19 -2,75 -11 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 26 -1,50 -4 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 11 7 9,25 23 8,39 10,26 13,41

Toplam: 280 64 60 48,89 17 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 edbcad bcadedBebbabCad   BedEcedaBe     

Cevap Anahtarı A DECEECACAECDBBDEACACEEDBBBDCEDABBBDCEADE

Sosyal-2 Ccd C                 d   bcABCE dAECdDA      

Cevap Anahtarı A CDBDCADBCECBBCCACEDABBADCBEDABCEDBAECBDAEDBEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 26 13

Edebiyat 24 2 19 8

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 1 0 100
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 1 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 6 30

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 11 7 24

Tarih-2 11 2 2 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 3 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 4 1 67

Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
1 1 0 100

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0

2 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEL M CENGİZ 3896 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,036 214,290 2 12 72 113 2090

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
168,671 199,000 7 23 91 160 5667

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 5 4 4,00 17 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 7 6,25 16 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 16 6 14,50 36 8,39 10,26 13,41

Toplam: 280 72 40 61,89 22 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 dEdDCEaCe                 D b  c    cC D

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2       bC C   c     d  BCc BADEECBaaDAAEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 7 20

Edebiyat 24 5 4 21

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 2 10

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 6 35

Tarih-2 11 2 1 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 2 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 1 67

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 5 1 83

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TALİP MARAN 1116 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,211 214,290 13 30 100 170 3652

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
147,621 199,000 15 34 115 199 7106

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 4 9 1,75 7 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 19 2,25 6 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 9 5 7,75 19 8,39 10,26 13,41

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 -0,04 0,45 8,47

Toplam: 280 64 52 50,89 18 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 Cd   ddb dC be  cB    EeeaeabcBABdde   b

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2        C                 dcbcEEC  dDAAEC      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Matematik a                                       

Cevap Anahtarı B CABCBEDACDABDAECCAACCDCBEDBEEADADCABBBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 19 18

Edebiyat 24 4 9 17

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 2 0 100
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 1 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 7 30

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 3 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 9 5 20

Tarih-2 11 1 0 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 3 0

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL GÜRBÜZ 20 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,556 214,290 10 24 90 146 2955

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
173,801 199,000 5 19 81 149 5326

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 7 5 5,75 24 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 15 7,25 18 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 11 10 8,50 21 8,39 10,26 13,41

Toplam: 280 70 52 56,89 20 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1 aE DCEaCc  E     Bd    aaeDEaaedc  dbCEe

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 Cc dAcC bC e Ea de B B  D BA       c cE       

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 15 28

Edebiyat 24 7 5 29

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Tarih-1 10 2 7 20

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 11 10 24

Tarih-2 11 4 4 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 4 27

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 0 50

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

1 1 0 100
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HR-2 AYT

ERZURUM / AŞKALE / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZYURT 674 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,151 214,290 5 15 76 121 2323

Puanı Hesaplanan: 38 122 207 5044

EA
162,703 199,000 10 26 96 169 6074

Puanı Hesaplanan: 37 128 223 8152

Katılımlar: 19 38 132 229 8442

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,47 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,75 44

TYT Matematik 40 9 4 7,64 19

TYT Fen 20 6 5 4,29 21

Edebiyat 24 3 1 2,75 11 2,55 3,70 9,14

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,58 3,73 2,60

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,91 1,16 2,01

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 10 5,50 14 6,04 8,59 13,75

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,63 3,10 3,05

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 1,12 1,72 2,63

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,43 1,03 2,32

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 1,43 1,68 2,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,78 2,72 2,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 16 11 13,25 33 8,39 10,26 13,41

Matematik-2 40 1 8 -1,00 -3 -0,04 0,45 8,47

Toplam: 280 73 56 58,89 21 55,50 60,29 70,35

Edebiyat-Sosyal-1      cE    E           CccbEbc AeedADC e

Cevap Anahtarı B CEEDCEECAACECDADBBBEADECBBDECDBABBEADCED

Sosyal-2 CDDeABCdeCbACE   b B     ba  E CdeaD AEa      

Cevap Anahtarı B CDDBABCCDCEACEDBBCCBABBCDABADEECBDBDAAECABDCEE

Matematik              A b db  cd   a d    d      

Cevap Anahtarı B CABCBEDACDABDAECCAACCDCBEDBEEADADCABBBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 10 20

Edebiyat 24 3 1 13

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Küçürek (minimal) hikâyenin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Divan Şiiri 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0
1950-1980 arasında Türk edebiyatında yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
1980 sonrası Türk şairlerini bilir. 1 0 0 0
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi   nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şairleri bilir. 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında Türk edebiyatında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 7 20

Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması   na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye   nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 16 11 35

Tarih-2 11 7 4 64

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet   in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Orta Çağ   da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 1 36

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. 1 1 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Tarihsel süreçte Türkiye   nin jeopolitik konumunu değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 2 0

Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

1 0 1 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 2 33

Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Stresin nedenlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Budizm   in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen kavramları tanımanın İslam   ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik 40 1 8 3

Matematik-2 40 1 8 3

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
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